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MICRO STAR S.r.L.

STAR

FILTRATION

Sede legale : Via Valenza, 5 - 20144 Milano (MI)

C.Fisc. e P.lva 06453510965

Sede operativa : Fraz. San Rocco, 19
27010 - Bornasco (PV)

Spett.le

OFFERTA CLIENTE
QUOTATION

00002

CNR - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

Tel./Ph. +39 0382 580597 r.a. Mobile +39 346 97 50 758

Fax +39 0382 581800

www.microstarsrl.com - info@microstarsrl.com

VIA RAOUL FOLLEREAU, 3

R.E.A. 1893953 - R.I. Milano n. 0645:‘510965- Cap.Soc. i.v. € 90.000,00

Codice cliente CNR I

N.documento 2021-00002
Data doc. 09/03/2021

Telefoni
Cellulari

Fax

20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)

Pagamento: Bonif.Bancario BB 30 GG FM Ag. -
Banca: INTESASANPAOLO - Ag. IT32Q0306956290100000000343 Pg 1
Destinazione:
Rif. Cliente: i
|
Note:
Attenzione: Porto: FRANCO CON ADDEBITO
Codice Descrizione Data Cons. UM Qta Prezzo  Sconto Totale
SFA00010MP20 CARTUCCIA FILTRANTE A FILO AVWOLTO 60,0 1,30 78,00
POLIPROPILENE
H10 20 MICRON
SFA00010MP10 CARTUCCIA FILTRANTE A FILO AVVOLTO Nr 60,0 1,34 80,40
POLIPROPILENE ‘
H10 10 MICRON
SFA00010MP5 CAR+UCCIA FILTRANTE A FILO AVWOLTO Nr 60,0 1,38 82,80
POLI‘DROPILENE
H10 5 MICRON
SFA00010MP1 CARTUCCIA FILTRANTE A FILO AVVOLTO Nr 60,0 1,53 91,80
POLIPROPILENE
H10 1 MICRON
IMBALLO: Confezioni da 60 pz
TRASPORTO: PORTO FRANCO con addebito
in fattura ‘
PAGAMENTO: BB 30 gg df fm
MINIMO FATTURABILE : euro 150 + IVA
Trasporto a cura del : VETTOdE:
L
Imponibile 333,00 | VA 73,26 | Totale documento 406,26

MOD. CO1 REV. 0

Skipper(r) - AVS di Vercesi Siro (C)2006




Webmail Istituti CNR :: R: R: R: richiesta di offerta https://webmail-istituti.cnr.it/rc/? task=mail& safe=0& uid=17090&..

Oggetto R: R: R: richiesta di offerta
Mittente <c.pasquini@microstarsrl.com>
Destinatario  <laura.zambusi@in.cnr.it>
Data 2021-03-09 16:17

IL PREZZO DEL TRASPORTO e 25 EURO

CORDIALI SALUTI

Claudia Pasquini

Comm. Dept.
MICRO L STAR
e FLTERATION

Frazione San Rocco 19
27010 Bornasco (PV)
Tel: 0382580597
P.IVA: 06453510965

Da: laura.zambusi@in.cnr.it <laura.zambusi@in.cnr.it>
Inviato: martedi 9 marzo 2021 15:59

A: c.pasquini@microstarsrl.com

Oggetto: Re: R: R: richiesta di offerta

una conf. SFAOOO10MP5 + una conf. SFAOOO10MP1
Grazie
LZ

Il 2021-03-09 15:48 c.pasquini@microstarsrl.com ha scritto:

Buongiorno,
Lo posso quantificare se Lei mi sa dire esattamente cosa vorrebbe ordinare

Grazie mille

Claudia Pasquini
Comm. Dept.

MICRO B STAR
Yo mLTmATION
Frazione San Rocco 19
27010 Bornasco (PV)
Tel: 0382580597
P.IVA: 06453510965

Da: |laura.zambusi@in.cnr.it <laura.zambusi@in.cnr.it>
Inviato: martedi 9 marzo 2021 15:46

A: c.pasquini@microstarsrl.com

Oggetto: Re: R: richiesta di offerta

Gentilissima sig.ra Pasquini,
non sapete quantificare il costo della spedizione?
Laura Zambusi

11 2021-03-09 15:01 c.pasquini@microstarsrl.com ha scritto:

Buongiorno,
Le allego offerta ufficiale

Cordiali saluti

1di2 10/03/2021, 08:32



Webmail Istituti CNR :: R: R: R: richiesta di offerta https://webmail-istituti.cnr.it/rc/? task=mail& safe=0& uid=17090&..

Claudia Pasquini
Comm. Dept.

MICRO Y STAR
e FiLTERATION
Frazione San Rocco 19
27010 Bornasco (PV)
Tel: 0382580597
P.IVA: 06453510965

Da: c.pasquini@microstarsrl.com <c.pasquini@microstarsrl.com>
Inviato: martedi 9 marzo 2021 13:41

A: 'laura.zambusi@in.cnr.it' <laura.zambusi@in.cnr.it>

Oggetto: R: richiesta di offerta

Buongiorno,
con la presente Le invio ns migliore offerta per le seguenti cartucce:

SFA00010MP20_ cartuccia in filo avvolto di polipropilene H.10", 20 micron
Prezzo: euro 1,30

SFA00010MP10_ cartuccia in filo avvolto di polipropilene H.10", 10 micron
Prezzo: euro 1,34

SFAO0010MP5_ cartuccia in filo avvolto di polipropilene H.10", 5 micron
Prezzo: euro 1,38

SFAO0010MP1_ cartuccia in filo avvolto di polipropilene H.10", 1 micron
Prezzo: euro 1,53

IMBALLO: Confezioni da 60 pz
TRASPORTO: vs carico

PAGAMENTO: BB 30 gg df fm

MINIMO FATTURABILE : euro 150 + IVA

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito e con | occasione porgiamo
cordiali saluti

Claudia Pasquini

MICRO STAR SRL

Da: laura.zambusi@in.cnr.it <laura.zambusi@in.cnr.it>
Inviato: giovedi 4 marzo 2021 13:57

A: info@microstarsrl.com

Oggetto: richiesta di offerta

Priorita: Alta

Buongiorno,

si richiede un'offerta per la fornitura di filtri a filo avvolto da 10" (anche se sulla confezione in mio possesso leggo 9" 3/4)
con grado di filtrazione di 20 (o 25) micron, 10 micron, 5 micron e 1 micron, poi valuteremo noi quali acquistare.

V. foto allegate a titolo esemplificativo
Grazie e saluti

Laura Zambusi

CNR - Istituto di Neuroscienze

Via Raoul Follereau 3,
20854 Vedano al Lambro (MB)
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