HI-TEK SAS

Sede operativa:

Via Ferrucci, 18

20811 CESANO MADERNO (MB)

1.0 LETTERA D’OFFERTA

Cesano Maderno, 23 Ottobre 2020

Offerta: 20-029 Spettabile
Istituto CNR di Neuroscienze
via Vanvitelli, 32
20129 Milano (MI)

Oggetto: Preventivo adeguamento strumenti e verifiche elettriche

Vs rif :

Egr. Dott.ssa Verderio

con la presente sono a ringraziarLa per 'opportunita di offrire
le nostre migliori quotazioni per i lavori richiesti sulla Vs strumentazione. Nel rimanere a
disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento colgo I'occasione per porgere i miei piu

cordiali saluti

R. Valli
HI-TEK S.A.S

E_mail: valli.hitek@libero.it




HI-TEK SAS

Sede operativa:

Via Ferrucci, 18

20811 CESANO MADERNO (MB)

2.0 SCOPO DELLA FORNITURA E PREZZ|

SOSTITUZIONE CAVO E/O SPINA PER LA VS STRUMENTAZIONE INDICATA NELLA
RICHIESTA ED ESECUZIONE DELLE VERIFICHE ELETTRICHE DI SICUREZZA SU UN
TOTALE DI 54 APPARECCHIATURE.

TOTALE IMPORTO 1500€+IVA

NOTA:
Compresa la sostituzione di N°1 connettore attacco rapido e N2 interruttori ON-OFF (come
indicato nella richiesta)

ESCLUSIONI
Tutto quanto non specificato nella presente offerta

PROGRAMMA LAVORI
Da concordare

PAGAMENTO
60 GG DF

IMPOSTE E TASSE
| prezzi citati sono |.V.A. esclusa

VALIDITA’ OFFERTA
La presente offerta & valida 30 giorni

Firma e Timbro per accettazione
In fede

Renato Valli

E_mail: valli.hitek@libero.it




26/11/2020

Oggetto
Mittente
Destinatario
Cc

Data

Webmail Istituti CNR :: Prolungamento preventivo hitek

Prolungamento preventivo hitek
claudia verderio <verderioc@gmail.com>
Maria Grazia Piga <mariagrazia.piga@in.cnr.it>

zambusi Laura <Laura.zambusi@in.cnr.it>, martina Gabrielli
<martina.gabrielli@hotmail.it>

2020-11-26 14:07

Vi inoltro la mail ricevuta dal Sig Valetti di hitek

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Fabio Valetti <valetti.hitek@gmail.com>
Oggetto: Re: preventivo

Data: 26 novembre 2020 12:58:47 CET

A: claudia verderio <verderioc@gmail.com>

Buongiorno dottoressa,
Come gia anticipatole telefonicamente Le confermo che la validita dell'offerta é prolungata al 31/12/2020.

Cordiali saluti

Fabio Valetti

Il gio 26 nov 2020, 12:35 claudia verderio <verderioc@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno Sig.re Valli

Avremmo bisogno che ci estenda il preventivo per le riparazione delle attrezzature a fine Dicembre 2020
La ringrazio e resto in attesa della sua conferma appena possibile

Cordiali saluti

Claudia Verderio

Claudia Verderio, PhD

CNR Research Director

CNR instituite of Neuroscience,

Via Vanvitelli 32 20129 Milan (Italy)
+390250317011
claudia.verderio@cnr.it

Il giorno 21 ott 2020, alle ore 16:18, valetti.hitek <valetti.hitek@gmail.com> ha scritto:

Salve Dott.ssa Verderio,
puod cortesemente contattarmi al numero 3355208412 per dei chiarimenti?

Grazie
<image001.jpg>

Renato Valli

Technical support engineer
Hi-Tek s.a.s.

Sede legale: Viale Emilio Caldara, 24
20122 Milano

Sede operativa: Via Ferrucci, 18
20811 Cesano Maderno (Mi)
tel. 03621970867

Mobile 3355208412
mailto:assistenza@hiteksolutions.it
https://www.hiteksolutions.it/

Le informazioni aziendali contenute in questo messaggio €/o nei relativi allegati sono da considerarsi strettamente
riservate e confidenziali. La loro conoscenza ed il loro

utilizzo e consentito esclusivamente ai soggetti effettivamente destinatari del messaggio, per le finalita indicate nel
messaggio stesso. Chi riceva questo messaggio

pur non essendo il destinatario effettivo, &€ pregato cortesemente di darcene notizia al pit presto e di procedere alla
distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal

sistema, ed é comunque tenuto, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, a non
trattenere il messaggio stesso, a non conservarlo, a

non divulgarlo anche in parte, a non distribuirlo ad altri soggetti, a non copiarlo, e comunque a non utilizzarlo. Grazie.

Si precisa che i messaggi di risposta alla presente e-mail potrebbero essere conosciuti nell'ambito della nostra Societa, per
motivi organizzativi e per ragioni di sicurezza.

Da: claudia verderio [mailto:verderioc@gmail.com]
Inviato: venerdi 9 ottobre 2020 18:35

A: valetti.hitek@gmail.com

Oggetto: preventivo

Buonasera Sig Valetti

Come anticipato oggi telefonicamente dalla collega Marta Busnelli, avremmo bisogno di un preventivo per la sostituzione di
spine o di cavi delle apparecchiature in allegato.

La prego di indirizzare la nostra richiesta a una ditta in grado di offrire questo servizio.

11 preventivo andrebbe intestato a :

https://webmail-istituti.cnr.it/rc/?_task=mail&_safe=0& uid=14913& mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Istituto CNR di Neuroscienze
via Vanvitelli 32

20129 Milano

all'attenzione di Claudia Verderio
cordiali saluti

Claudia Verderio

TOTALE apparecchi elettrici da riparare .pdf
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https://drive.google.com/file/d/1tcDltSpY_hCukZCXEj2LDoeSvimNA4zQ/view?usp=drive_web

